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ORÇAMENTO CAF-SINFRA <orcamento.cafsinfra@ufpe.br>

Orçamento para serviço de limpeza externa e manutenção de áreas ajardinadas
UFPE
13 mensagens

ORÇAMENTO CAF-SINFRA <orcamento.cafsinfra@ufpe.br> 19 de abril de 2021 17:06
Cco: comercial@rpl.eng.br, Antônio Borba <antonio.borba@grupopreserveliserve.com.br>, Rilton Brito
<rilton@ajservicos.com.br>, wendell@soll.eng.br, Adalberto Oliveira <adalberto.oliveira@adlim.com.br>,
adeildojunior@nunesconstrutoraeservicos.com.br, Carlos Alberto - Ética Empreendimentos e Serviços Terceirizados
<diretoria@eticaempservicos.com.br>, contato@lemontercerizacao.com.br, ricardoarruda@soservi.com.br,
gerencia@rlservicospe.com.br, dga.s.infra@ufpe.br, DANIELA LIRA TAVARES <daniela.tavares@ufpe.br>,
luiz.alfino@ufpe.br, gerencia.pernambuco@solucoesterceirizadas.br

Prezado, boa tarde!

Solicitamos, encarecidamente, orçamento para os serviços contemplados nos documentos em anexo,
referentes à contratação por licitação para prestação de SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA E
MANUTENÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS para a Universidade Federal de Pernambuco, CNPJ
24.134.488/0001-08. 
 
Por favor, preencher a proposta (modelo dos Anexos IV e V e quadro do Objeto) em formulário próprio
com timbre, CNPJ da empresa, datar e assinar ou preencher nos próprios Anexos IV e V e quadro do
Objeto, datar, assinar e carimbar com CNPJ da empresa.

 

Solicitamos retorno com as propostas preenchidas até o dia 03/05/2021.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 
Por favor, confirmar recebimento.

Atenciosamente,

Leonardo Carréra.
--  

Coordenação Administrativa e Financeira
Diretoria Administrativa 
Superintendência de Infraestrutura 

(81) 2126-8694  
(81) 2126-8081  
(81) 2126-8074 

4 anexos

Anexo II - Plano de gestão ambiental para licitações de limpeza.pdf 
175K

ANEXO VI ROTINAS LIMPEZA EXTERNA.pdf 
180K

ANEXO_IV_MODELO_DE_PLANILHAS_DE_CUSTOS_E_FORMACAO_LIMPEZA_19042021.xls 
203K

ANEXO_V-_MODELO_DE_PLANILHAS_DE_CUSTOS_E_FORMAO_DE_PREOS_19042021.xls 
120K
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Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 19 de abril de 2021 17:07
Para: orcamento.cafsinfra@ufpe.br

Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para gerencia.pernambuco@
solucoesterceirizadas.br porque o domínio
solucoesterceirizadas.br não foi encontrado. Verifique se há
erros de digitação ou espaços desnecessários e tente
novamente.

A resposta foi: 

DNS Error: 21034551 DNS type 'mx' lookup of solucoesterceirizadas.br responded with code
NXDOMAIN Domain name not found: solucoesterceirizadas.br

Final-Recipient: rfc822; gerencia.pernambuco@solucoesterceirizadas.br 
Action: failed 
Status: 4.0.0 
Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: 21034551 DNS type 'mx' lookup of solucoesterceirizadas.br responded with code
NXDOMAIN 
 Domain name not found: solucoesterceirizadas.br 
Last-Attempt-Date: Mon, 19 Apr 2021 13:07:03 -0700 (PDT) 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
From: "ORÇAMENTO CAF-SINFRA" <orcamento.cafsinfra@ufpe.br> 
To: undisclosed-recipients:; 
Cc:  
Bcc: gerencia.pernambuco@solucoesterceirizadas.br
Date: Mon, 19 Apr 2021 17:06:48 -0300 
Subject: Orçamento para serviço de limpeza externa e manutenção de áreas ajardinadas UFPE 
----- Message truncated ----- 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 19 de abril de 2021 17:07
Para: orcamento.cafsinfra@ufpe.br

Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para
contato@lemontercerizacao.com.br porque o domínio
lemontercerizacao.com.br não foi encontrado. Verifique se há
erros de digitação ou espaços desnecessários e tente
novamente.

http://solucoesterceirizadas.br/
http://solucoesterceirizadas.br/
http://solucoesterceirizadas.br/
mailto:gerencia.pernambuco@solucoesterceirizadas.br
http://solucoesterceirizadas.br/
http://solucoesterceirizadas.br/
http://lemontercerizacao.com.br/
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A resposta foi: 

DNS Error: 5726498 DNS type 'mx' lookup of lemontercerizacao.com.br responded with code
NXDOMAIN Domain name not found: lemontercerizacao.com.br

Final-Recipient: rfc822; contato@lemontercerizacao.com.br 
Action: failed 
Status: 4.0.0 
Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: 5726498 DNS type 'mx' lookup of lemontercerizacao.com.br responded with code
NXDOMAIN 
 Domain name not found: lemontercerizacao.com.br 
Last-Attempt-Date: Mon, 19 Apr 2021 13:07:04 -0700 (PDT) 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
From: "ORÇAMENTO CAF-SINFRA" <orcamento.cafsinfra@ufpe.br> 
To: undisclosed-recipients:; 
Cc:  
Bcc: contato@lemontercerizacao.com.br 
Date: Mon, 19 Apr 2021 17:06:48 -0300 
Subject: Orçamento para serviço de limpeza externa e manutenção de áreas ajardinadas UFPE 
----- Message truncated ----- 

ORÇAMENTO CAF-SINFRA <orcamento.cafsinfra@ufpe.br> 19 de abril de 2021 17:08
Cco: gerencia.pernanbuco@solucoestercerizadas.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos

Anexo II - Plano de gestão ambiental para licitações de limpeza.pdf 
175K

ANEXO VI ROTINAS LIMPEZA EXTERNA.pdf 
180K

ANEXO_IV_MODELO_DE_PLANILHAS_DE_CUSTOS_E_FORMACAO_LIMPEZA_19042021.xls 
203K

ANEXO_V-_MODELO_DE_PLANILHAS_DE_CUSTOS_E_FORMAO_DE_PREOS_19042021.xls 
120K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 19 de abril de 2021 17:09
Para: orcamento.cafsinfra@ufpe.br

Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para gerencia.pernanbuco@
solucoestercerizadas.br porque o domínio
solucoestercerizadas.br não foi encontrado. Verifique se há
erros de digitação ou espaços desnecessários e tente
novamente.

http://lemontercerizacao.com.br/
http://lemontercerizacao.com.br/
mailto:contato@lemontercerizacao.com.br
http://lemontercerizacao.com.br/
http://lemontercerizacao.com.br/
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A resposta foi: 

DNS Error: 19179054 DNS type 'mx' lookup of solucoestercerizadas.br responded with code
NXDOMAIN Domain name not found: solucoestercerizadas.br

Final-Recipient: rfc822; gerencia.pernanbuco@solucoestercerizadas.br 
Action: failed 
Status: 4.0.0 
Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: 19179054 DNS type 'mx' lookup of solucoestercerizadas.br responded with code
NXDOMAIN 
 Domain name not found: solucoestercerizadas.br 
Last-Attempt-Date: Mon, 19 Apr 2021 13:09:09 -0700 (PDT) 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
From: "ORÇAMENTO CAF-SINFRA" <orcamento.cafsinfra@ufpe.br> 
To: undisclosed-recipients:; 
Cc:  
Bcc: gerencia.pernanbuco@solucoestercerizadas.br 
Date: Mon, 19 Apr 2021 17:08:55 -0300 
Subject: Fwd: Orçamento para serviço de limpeza externa e manutenção de áreas ajardinadas UFPE 
----- Message truncated ----- 

ORÇAMENTO CAF-SINFRA <orcamento.cafsinfra@ufpe.br> 19 de abril de 2021 17:11
Cco: gerencia.pernambuco@solucoesterceirizadas.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos

Anexo II - Plano de gestão ambiental para licitações de limpeza.pdf 
175K

ANEXO VI ROTINAS LIMPEZA EXTERNA.pdf 
180K

ANEXO_IV_MODELO_DE_PLANILHAS_DE_CUSTOS_E_FORMACAO_LIMPEZA_19042021.xls 
203K

ANEXO_V-_MODELO_DE_PLANILHAS_DE_CUSTOS_E_FORMAO_DE_PREOS_19042021.xls 
120K

ORÇAMENTO CAF-SINFRA <orcamento.cafsinfra@ufpe.br> 29 de abril de 2021 08:37
Para: Comercial - Ética empreendimentos e serviços terceirizados <comercial@eticaempservicos.com.br>

Josadarque, bom dia!

Conforme contato telefônico, segue e-mail com solicitação de orçamento que havíamos enviado ao
diretoria@eticaempservicos.com.br. 

Solicito retorno conforme as orientações do e-mail enviado abaixo.

Agradeço a atenção,

Leonardo Carréra Campos Leal.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos

Anexo II - Plano de gestão ambiental para licitações de limpeza.pdf 
175K

http://solucoestercerizadas.br/
http://solucoestercerizadas.br/
mailto:gerencia.pernanbuco@solucoestercerizadas.br
http://solucoestercerizadas.br/
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ANEXO VI ROTINAS LIMPEZA EXTERNA.pdf 
180K

ANEXO_IV_MODELO_DE_PLANILHAS_DE_CUSTOS_E_FORMACAO_LIMPEZA_19042021.xls 
203K

ANEXO_V-_MODELO_DE_PLANILHAS_DE_CUSTOS_E_FORMAO_DE_PREOS_19042021.xls 
120K

Maurilio Galvao <maurilio.galvao@rpl.eng.br> 3 de maio de 2021 08:36
Para: ORÇAMENTO CAF-SINFRA <orcamento.cafsinfra@ufpe.br>
Cc: Tereza France - Gerente comercial RPL <tereza.france@rpl.eng.br>

 

Prezados Senhores, Bom Dia!

 

Conforme conversado com o Sr. Leonardo por telefone, devido ao volume de licitações qual estamos participando,
solicitamos prorrogação do prazo para entrega da cotação para a próxima sexta-feira (07/05/2021).

 

Desde já agradecemos a atenção.

 

Ficamos no aguardo do vosso retorno com a confirmação da prorrogação.

 

 

Atenciosamente

 

 

Maurílio Galvão

Analista Comercial

RPL Engenharia e Serviços Ltda.

(81) 2101-7111 / 2101-7133

P Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente 
***** AVISO LEGAL ****** 
Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter
informação confidencial e/ou legalmente privilegiada.  
Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir,

examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. 

Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este E-Mail, promovendo, desde logo, a

eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. 

Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, expedida por quem não

detenha poderes de representação

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ORÇAMENTO CAF-SINFRA <orcamento.cafsinfra@ufpe.br> 6 de maio de 2021 12:44
Para: Maurilio Galvao <maurilio.galvao@rpl.eng.br>
Cc: Tereza France - Gerente comercial RPL <tereza.france@rpl.eng.br>
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Boa tarde!

Ciente. Aguardamos envio até o dia 07/05/2021.

Att,
Leonardo Carréra.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Maurilio Galvao <maurilio.galvao@rpl.eng.br> 7 de maio de 2021 16:31
Para: ORÇAMENTO CAF-SINFRA <orcamento.cafsinfra@ufpe.br>
Cc: Tereza France - Gerente comercial RPL <tereza.france@rpl.eng.br>

 

Prezado Sr. Leonardo Carréra, Boa Tarde!

 

Conforme solicitado, segue anexo planilhas/proposta comercial para fins de prestação de limpeza e conservação,
encarregado, jardineiro, motorista, operador de máquinas, para vossa análise e composição processual.

 

Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos, se necessário.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

5 anexos

Planilhas_de_Custos_ANEXO_IV_COTAÇÃO_Limpeza_Operador_Máq._Motorista.pdf 
321K

Planilhas_de_Custos_ANEXO_V_COTAÇÃO_Jardineiro_e_Encarregado.pdf 
111K

CCT_2021_STEALMOAIC_PE000021_2021 (Convenção).pdf 
748K

CCT_2021_STEALMOAIC_PE000021_2021 (Relação de Funções_e_Salários).pdf 
399K

CCT_PE000983_2020_(Operador_de_Máquinas).pdf 
120K

ORÇAMENTO CAF-SINFRA <orcamento.cafsinfra@ufpe.br> 10 de maio de 2021 07:42
Para: Maurilio Galvao <maurilio.galvao@rpl.eng.br>
Cc: Tereza France - Gerente comercial RPL <tereza.france@rpl.eng.br>

Bom dia!

Agradeço o envio das informações. 

Solicito que seja enviado as planilhas em formato excel para análise dos contadores da DLC.

Obrigado!

Leonardo Leal.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Maurilio Galvao <maurilio.galvao@rpl.eng.br> 10 de maio de 2021 09:56
Para: ORÇAMENTO CAF-SINFRA <orcamento.cafsinfra@ufpe.br>
Cc: Tereza France - Gerente comercial RPL <tereza.france@rpl.eng.br>

 

Prezado Leonardo, Bom Dia!

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=4b78445c61&view=att&th=1794851287bd038f&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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Conforme solicitado, segue anexo planilhas de custos em formato EXCEL, para vossa análise.

 

Sempre a disposição.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

Planilhas_de_Custos_ANEXO_IV_COTAÇÃO_Limpeza_Operador_Máq._Motorista.xls 
279K

Planilhas_de_Custos_ANEXO_V_COTAÇÃO_Jardineiro_e_Encarregado.xls 
179K

ORÇAMENTO CAF-SINFRA <orcamento.cafsinfra@ufpe.br> 10 de maio de 2021 10:09
Para: Maurilio Galvao <maurilio.galvao@rpl.eng.br>
Cc: Tereza France - Gerente comercial RPL <tereza.france@rpl.eng.br>

Confirmo recebimento.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=4b78445c61&view=att&th=179565a025790638&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=4b78445c61&view=att&th=179565a025790638&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
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ORÇAMENTO CAF-SINFRA <orcamento.cafsinfra@ufpe.br>

Orçamento Limpeza e Jardinagem UFPE  
4 mensagens

leandro.cardoso@solucoesterceirizadas.com.br
<leandro.cardoso@solucoesterceirizadas.com.br>

7 de maio de 2021
12:35

Para: orcamento.cafsinfra@ufpe.br, dga.s.infra@ufpe.br
Cc: carlos.aquila@solucoesterceirizadas.com.br

Boa Tarde;

 

Segue orçamento solicitado;

 

Conforme conversado em ligação as planilhas de memória, resumo e de complementos estão com valores conforme
o que já estava formulado, porem ressalva-se a necessidade de revisão das mesmas por apresentarem valores
muito inconsistentes;

 

As mesmas encontram se ocultadas na planilha de custos, devendo se considerar como principal base dos custos
do orçamento da empresa, as planilhas individuais por posto e as planilhas de insumos individuais.

 

Qualquer dúvida a disposição

 

 

Atenciosamente;

 

 

2 anexos

ANEXO_IV_MODELO_DE_PLANILHAS_DE_CUSTOS_E_FORMACAO_LIMPEZA_19042021   1.xls 
281K

ANEXO_V-_MODELO_DE_PLANILHAS_DE_CUSTOS_E_FORMAO_DE_PREOS_19042021.xls 
135K

ORÇAMENTO CAF-SINFRA <orcamento.cafsinfra@ufpe.br> 7 de maio de 2021 12:50
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Para: leandro.cardoso@solucoesterceirizadas.com.br
Cc: dga.s.infra@ufpe.br, carlos.aquila@solucoesterceirizadas.com.br

Boa tarde!

Confirmo o recebimento.

Att,
Leonardo Leal.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

ORÇAMENTO CAF-SINFRA <orcamento.cafsinfra@ufpe.br> 7 de maio de 2021 15:23
Para: leandro.cardoso@solucoesterceirizadas.com.br
Cc: dga.s.infra@ufpe.br, carlos.aquila@solucoesterceirizadas.com.br

Prezados,

Analisando as planilhas identifiquei a inconsistência nas fórmulas e fiz a correção.
O erro estava na aba "modelo de proposta" nas células da coluna preço unitário. Ajustei para que o vínculo com as
respectivas células da aba "complemento" esteja correto.

Acredito que agora todas as abas estão corretas e apresentam os valores condizentes com a proposta.
Solicito verificar se o valor calculado é o valor que a Soluções Terceirizadas apresenta como cotação. Caso positivo,
favor preencher o cabeçalho da aba "modelo de proposta" com os dados da empresa.

Agradeço a disponibilidade.

Att,
Leonardo Carréra.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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leandro.cardoso@solucoesterceirizadas.com.br
<leandro.cardoso@solucoesterceirizadas.com.br>

7 de maio de 2021
17:49

Para: ORÇAMENTO CAF-SINFRA <orcamento.cafsinfra@ufpe.br>
Cc: dga.s.infra@ufpe.br, carlos.aquila@solucoesterceirizadas.com.br

Boa Tarde

 

Segue orçamento com cabeçalho preenchido conforme solicitado !

 

 

Qualquer dúvida a disposição

 

 

Atenciosamente;
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